
I C._n. XIII- tIcf \nbak`/IX-12 

]Xnaq¶mw tIcf \nbak` 

H¼Xmw kt½f\w 

\nb-a-k`m \S-]-Sn-IÄ þ kw{Klw 

(tNm-tZym-¯-c-§Ä HgnsI)  

2013 Pqsse 9, sNmÆ    

(8.30 apXÂ 9.30 hsc tNmtZym-¯c ka-bw) 
   

\nbak` cmhnse 8.30þ\v _lpam\s¸« kv]o¡À       

{io. Pn. ImÀ¯n-tIbsâ A²y£XbnÂ \nbak`m lmfnÂ tbmKw 

tNÀ¶p. 

 
ASn-b-´-c- {]-tabw 

bph-P-\-kw-L-S\m {]hÀ¯-IÀs¡-Xnsc \S¶ B{I-aWw 

an. kv]o¡À: tkmfmÀ X«n¸v hnj-b-¯nÂ apJy-a{´n       

cmPnhbv¡-W-sa¶m-h-iy-s¸«psIm−v Icn-s¦mSnIm«n {]Xn-tj-[n¨ 

{]hÀ¯-Isc t]meokv XÃn-¨-X-bv¡p-Ibpw C¶se cm{Xn sk{It«-dn-bäv 

amÀ¨v \S¯nb Un.-ssh.-F-^v.-sF. {]hÀ¯-IÀ¡p-t\sc t]meokv 

{Kt\Upw Pe-]o-c-¦nbpw em¯n-NmÀÖpw \S-̄ n-b-Xn-s\-̄ pSÀ¶v       

{io. än.- hn. cmtPjv, Fw.-FÂ.F. DÄs¸-sS-bp-f-f {]hÀ¯IÀ¡v ]cn-¡p-

]äpIbpw sNbvX- kw`hw-aqew Dfhm-bn-«p-f-f-Xmbn ]d-b-s¸-Sp¶       

ØnXn-hn-tijw C¶s¯ k`m-\-S-]-Sn-IÄ \nÀ¯n-h¨v NÀ¨ 



 2

sN¿Wsa¶mh-iy-s¸«v kÀÆ-{io. kn. Znhm-I-c³, ]n. {iocm-a-Ir-jvW³, 

kn.- sI. \mWp, F. F.- A-ko-kv, F. sI. iio-{µ³ F¶o AwK-§Ä 

dqÄ 50 A\pk-cn¨v t\m«okv \ÂInbn-«p-−v. 

B`y-´-chpw hnPn-e³kpw hIp-¸p-a{´n       

({io. Xncp-h-©qÀ cm[mIrjvW³): {io. tPmkv sXä-bnÂ, Fw.-FÂ.F. 

cmPn-h-bv¡-W-sa¶m-h-iy-s¸«v 08.07.2013-þ\v D¨bv¡v 12 aWn-tbmsS 

ayqknbw PwKvj\nÂ\n¶v Itâm¬saâv tÌj-\n-tebv¡v {]I-S-\-am-sb-

¯nb Aªqtdmfw bq¯v tIm¬{Kkv {]hÀ¯-Isc akv¡äv 

tlm«en\v kao]w _mcn-t¡-Up-IÄh¨v t]meokv XS-bpI-bp-−mbn. Cu 

kabw tkmfmÀ ]m\Â X«n-¸p-tIkp-ambn _Ô-s¸«v PpUo-jyÂ  

At\z-jWw \S-¯-W-sa¶pw apJya{´nbpw B`y-´c hIp¸pa{´nbpw 

cmPnhbv¡W-sa-¶pw Bhiys¸«v {]I-S\w \S-¯nb c−v kv{XoIÄ 

DÄs¸sS Adp]tXmfw F.-sF.-ssh.-F^v. {]hÀ -̄Isc t]meokv       

BÀ.-BÀ. em¼n\p-k-ao]w h¨v XS-ªpsh¦nepw AhÀ t]meokns\ 

Xf-fn-amän akv¡äv tlm«-en\v kao-]-ap-−m-bn-cp¶ bq¯v tIm¬{Kkv 

{]hÀ¯-I-cp-ambn Gäp-ap-«n. Cu kw`-h-¯nÂ F.-sF.-ssh.-F^v. 

kwØm\ {]knUâv IrjvW{]kmZn\pw Hcp bphXn DÄs¸sS aäv Bdv 

F.-sF.-ssh.-F^v. {]hÀ -̄IÀ¡pw c−v bq¯v tIm¬{Kkv {]hÀ -̄

IÀ¡pw ]cnt¡än«p−v. ]cn-t¡ähÀ hnhn[ Bip]{XnIfnÂ  

NnInÕbnem-Wv. {]kvXpX kw -̀h¯nsâ t]cnÂ bq¯v tIm¬{Kkv 

{]hÀ¯-Itcbpw F.sF.-ssh.-F^v {]hÀ¯-Itcbpw {]Xn-I-fm¡n 

ayqknbw t]meokv tIkv cPn-ÌÀ sNbvXn-«p-−v. cm{Xn 1.30 aWn-tbmsS 



 3

{io. än.- hn. cmtPjv, Fw. FÂ.- F. bpsS t\Xr-Xz-̄ nÂ apt¶m-tdmfw 

Un.ssh.-F-^v.-sF. {]hÀ¯-IÀ ]mf-b-¯p-\n¶pw sk{It«dn-b-änsâ 

sabn³ tKän-se¯n sk{I-t«-dn-b-än-\p-f-fn-tebv¡v Xffn-¡-b-dm³ 

{ian¡pIbpw t]meokp-ambn D−mb _e{]tbmKs¯¯pSÀ¶v     Pe-

]o-c¦nbp-w SnbÀ Kymkpw {Kt\-Up-Ifpw D]-tbm-Kn¨v Ahsc ]ncn-¨p-hn-Sp-

I-bpw sNbvXp. Cu kw`-h-¯nÂ ]cn-t¡-ä-Xmbn ]cmXn-s¸« hnjvWp, 

PwkoÀ, kt´m-jv F¶o {]hÀ¯-IÀ Xncph\´]pcw P\-dÂ 

Bip]{Xn-bnÂ NnInÕ tXSn. A{I-a-̄ nÂ t]meoknsâ Pe-]o-c¦n 

hml-\-¯n\v tISp-]mSv kw`-hn-¨n-«p-−v. Cu kw`h-̄ nÂ Itâm¬saâv 

t]meokv tÌj-\nÂ tIkv cPn-ÌÀ sNbvXv At\-z-jWw \S¶p-h-cp-¶p. 

{io. än.- hn. cmtP-jv, Fw.-FÂ.-F.-bv¡v ]cn¡v ]änbXmbn ]cmXn       

e`n-¡p-I-tbm, At±lw Fhn-sS-sb-¦nepw NnInÕ tXSn-b-Xmbn hnhcw       

e`n-¡p-Itbm sNbvXn-«n-Ã. tkmfmÀ ]m\Â X«n-¸p-ambn _Ô-s¸«v       

24-þ06-þ2013 apXÂ kwØm-\-¯nsâ ]e`mK-§-fnepw hnhn[       

kwL-S-\-IÄ \S¯nb A{Ia{]hÀ -̄\-§-fnÂ 52-þ-Hmfw       

ka-c-¡mÀ¡pw 79 t]meokv DtZymKØÀ¡pw ]cnt¡Â¡p-Ibpw       

A{I-a-̄ nÂ  5,25,000 cq]-bpsS \mi-\jvSap−m-hpIbpw sNbvXn-«p-−v. 

A{I-a-§-fp-ambn _Ô-s¸«v 28 t]sc  AdÌv sNbvXn-«p-−v.  

{io. kn. Znhm-I-c³: AXoh Kpcp-X-c-amb kw`h§fm-Wv 

tIcf¯nÂ C¶v \S-¶p-sIm-−n-cn-¡p-¶Xv. \nb-a-k`m aµnc¯n\pXs¶ 

kwc-£-W-an-Ãm¯ Ah-Ø--bm-Wv. \nb-a-k`m Kym-e-dn-bnÂ 

s]mXpP\§Ä¡v {]th-i\w \ÂIp¶n-Ã, Fw.FÂ.F.amcpsS 



 4

t]gvkWÂ Ìm^ns\ AI¯v IbänhnSp-¶n-Ã. tIcf \nbak` 

CâenPâvknsâ kwc-£W he-b-¯n-em-bXn\v ImcWw hyà-am-¡-Ww. 

bph-P\ kwLS\m {]hÀ¯-IÀ¡pt\sc `oI-cm-{I-a-W-amWv t]meokv 

\S¯p¶Xv. cm{Xn 1.00 aWn¡v sk{It«-dn-b-än\pap¼nÂ {Kt\Uv       

D]-tbm-Kn-¨Xpw s]cp-h-gn-bnen«v Hcp s]¬Ip-«nsb XÃn¨Xpw km_p-

F¶ bphm-hns\  apJ-y-a-{´n-bpsS h−n-bn-Sn¨v sImÃm³ {ian¨Xpw 

At§-bäw {]Xn-tj-[mÀl-am-Wv.  Xebv¡v ]cn-¡p]änb       

F.sF.ssh.-F^v. kwØm\ {]knUâv saUn-¡Â tImtfPv       

Bip-]-{Xn-bnÂ NnIn-Õ-bnemWv.  ]mh-s¸« s]¬Ip-«n-Itfbpw 

cmjv{Sob {]hÀ -̄I-tcbpw aÀ±n-¡p¶ kmaqlyhncp-²Às¡-Xnsc 

\S]Sn kzoI-cn-¡p¶-Xn-\p-]-Icw AXn\v Iq«p-\nÂ¡p-¶ kao-]-\-amWv 

kÀ¡mÀ kzoI-cn-¡p-¶-Xv.  Icp-\m-K-¸-Ån-bnse Fw.FÂ.-F.-bmb Fsâ 

Hm^okv ASn¨p XIÀ¯ kw`hw B`y-́ -c hIp¸p-a-{´n-bpsS {i²-

bnÂs -̧Sp-̄ n-sb-¦nepw \S-]Sn kzoI-cn-̈ n-Ã. kwØm-\s¯ 

s]mXpcmjv{So-baqeyw kwc-£n-̈ p-sIm−pw tIm¬{K-Ênsâ ]mc-¼cyw 

Im¯p-kq-£n¨pw apJy-a{´n kXy-k-ÔX ]peÀ -̄n cmPn-h¨v  At\z-

jWw t\cnSWw. Un.-ssh.-F-^v.-sF.-þF.sF.-ssh.-F^v. {]hÀ¯-Isc 

t]meokv aÀ±n¨Xv kw_-Ôn¨v ka-{K-amb At\zjWw \S-¯-Ww. Fw.-

FÂ.-F.-bpsS Hm^okv \in¸n¨Xn\v \jvS-]cn-lmcw \ÂIm\pw A{I-an-Isf 

AdÌv sN¿m\pw \S-]Sn kzoI-cn-¡-Ww.  



 5

{io. tImSn-tbcn _me-Ir-jvW³: dnt¸mÀ«À Nm\Â kwt{]-jWw 

sNbvX ]cn-]m-Sn-bpsS kn.-Un. _lp-am-\-s¸« kv]o¡-dpsS       

A\p-a-Xn-tbm-Sp-IqSn tai-¸p-d¯v hbv¡p-¶p. 

B`y-´-chpw hnPn-e³kpw hIp-¸p-a{´n       

({io. Xncp-h-©qÀ cm[mIrjvW³): \nb-a-k-̀ sb kw_-Ôn-̈ pÅ       

Câ-en-P³kv dnt¸mÀ«v _lp-am-\-s¸« kv]o¡sd Adn-bn¨n«p−v.       

F.-sF.-ssh.F-̂ v. {]hÀ -̄Isbbpw P\-{]-Xn-\n-[n-Isfbpw aÀ±n--̈ Xpw       

Fw.- FÂ.- F.- am-cpsS Hm^okv B{I-an¨Xpamb kw`-h-§-fnÂ 

At\zjWw \S¯n \S-]Sn kzoI-cn-¡p-¶-Xm-Wv. At\z-jW kwL-

¯nsâ Xocp-am-\-§-f-\p-k-cn-¨mWv  Hmtcm tIkn-epw {]XnIsf \nÝ-bn-

¡p-¶-Xv. cmjv{So-b-t{]-cn-X-amb Btcm-]-W-§tfmsS  Ah-X-cn-̧ n-̈ n-cn-

¡p¶ ASn-b-´-c- {]-tabw k`m-\-S-]-Sn-IÄ  \nÀ¯n-h¨v NÀ¨ sNt¿− 

Bh-i-y-an-Ã.  

{io. än.- hn. cmtPjv: C¶se cm{Xn \S¶ ka-c-s¯-¡p-dn-¨v  

B`y´c hIp-̧ p-a-{´n-bpsS hni-Zo-I-cWw sXän²mcWm-P-\-I-am-Wv. 

ap¶q-tdmfw Un.ssh.-F-^v.sF. {]hÀ¯-IÀ Bim³ kvIz-b-dnÂ \n¶v 

{]I-S-\-ambn sk{I-t«-dn-b-än\v ap¼n-se-̄ n-b-t¸mÄ¯s¶ {Kt\Upw 

Pe]o-c-¦nbpw D]-tbm-Kn¨v XS-bm³ t]meokv {ian-̈ p. D¶X t]meokv 

DtZ-ym-K-Ø-tcmSv {]tIm-]-\-ap-−m-¡p¶ t]meo-kns\ amä-W-sa¶v       

Bh-iy-s -̧«-t¸mÄ  Fw.FÂ.-F. BsW-¶-dn-ªpsIm-−p-Xs¶  Nne 

t]meo-kp-ImÀ Fs¶ Nhn-«pIbpw jÀ«v hen-¨p-Io-dm³ {ian¡p-Ibpw 

sNbvXp. Fw.FÂ.-F. amÀ¡p-t]mepw kwc-£Ww e`n¡p¶n-Ã.       

t]meo-knse {Inan-\-ep-Isf D]-tbm-Kn-¨p-sIm-−v ka-cs¯ t\cn-Sm³ 



 6

{ian-¡p-¶Xv icnb-Ã. _Ô-s¸« t]meokv DtZ-ym-K-ØÀs¡-Xnsc \S]Sn 

kzoIcn¡Ww.  

apJ-y-a{´n ({io. D½³ Nm−n): tkmfmÀ hnjbw kw_-Ôn¨v 

Rm³ Ignª Znh-k-§-fnÂ ]dª Imc-y-§-fnÂ¯s¶ Dd-¨p-\nÂ¡p-

IbmWv. Izmdn DS-a-I-fpsS {]iv\-hp-ambn _Ô-s¸«v c−v {]mh-iyw       

{io. {io[-c³ \mbÀ Fs¶ h¶v I−n-cp-¶p. 9þ7-þ2012-þÂ CXv       

kw_-Ôn¨v  \nth-Z\w \ÂIm\pw 26-þ11-þ2012-þÂ dh-\-yp- h-Ip-¸p-a-

{´nbpw apJ-y-a-{´nbpw hnfn¨ tIm¬^-d³knÂ ]s¦-Sp-¡m-\p-amWv 

h¶n-«p-Å-Xv. Izmdn DS-a-I-fpsS {]iv\w kw_-Ôn¨v Kh¬saâv c−p-{]m-

h-iyw tIm¬^-d³kv hnfn-¨p-Iq-«p-Ibpw dh-\yp hy-h-kmb       

hIp-¸pI-fnÂ\n¶pw D¯-c-hp-IÄ Cd-¡p-I-bpw sNbvXn-«p-−v.       

{io[-c³ \mbÀ Fs¶ h¶p-I-− -t¸mÄ kcnXm \mbÀ       

IqsS-bp-−m-bn-cp-¶p-sh¶ Btcm-]Ww icn-b-Ã. apJ-y-a-{´n-bpsS       

Hm^o-knÂ Øm]n-¨n-«pÅ sh_vI-ym-ad ssehmWv. AXn\v sdt¡m-UnwKv 

CÃ. {]oþ{]n-^-d³kv  t\m«okv Hm^v  BÀ_n-t{Sj\nÂ Fs¶-¸än H¶pw 

]d-bp-¶nsÃ¶v -am-{X-aÃ {io[-c³ \mbÀ Fs¶ h¶p-ImWp-¶-Xn-\p-ap-¼p-

Xs¶ Fw.- H. -bp. ssk³ sN¿p-Ibpw CS-]mSv t¢mkv sNbvXv 40 e£w 

cq]-bpsS sN¡v sImSp-¡p-Ibpw sNbvXpsh¶mWv ]dªn-cn-¡p-¶-Xv.    

{io[-c³ \mb-cpsS h¡oÂ FgpXn X¿m-dm¡n tImS-Xn-bnÂ sImSp¯ 

]cm-Xn-bnÂ apJy-a{´nbpsS Imcyw ]d-ªn-«n-Ã.  AXnÂ apJy-a{´n F¶v 

]n¶oSv FgpXn-t¨À¯psh-¦nepw Hcp C\o-jyÂ  t]mepw sNbvXn-«n-Ã.  

tImSXn AXv AIvk]vSv sNbvXn-«p− -v.  apJy-a-{´nbpw B`y-́ c       



 7

hIp-¸p-a-{´nbpw X½nÂ AIÂ¨-bn-em-sW¶  {]Xn-]£ {]N-cWw 

hkvXp-Xm- hn-cp-²-amWv.  CXv Iq«p-¯-c-hm-Zn-¯-ap-Å  a{´nk`bWv. 

 an. kv]o¡À:  ASn-b-́ c {]ta-b NÀ¨bv¡nS-bnÂ tkmfmÀ       

hnj-b-hp-ambn _Ô-s -̧«v {]Xn-]£ D]-t\-Xmhv Hcp I¯v klnXw Hcp 

kn.Un kaÀ¸n-¨p.  AXn-s\-¡p-dn¨v \nb-a-a{´n kwkm-cn-¡pw.    

[\-Im-cyhpw \nb-ahpw `h-\-\nÀ½m-Whpw hIp-̧ p-a{´n       

({io. sI. Fw. amWn):  {]Xn-]£ D]-t\-Xmhv ]dª Imcy-§Ä       

ASn-Øm\ cln-X-am-Wv.  apJy-a{´nbpambn \S-¯nb IqSn-¡m-gvNbv¡p 

tij-amWv Sow tkmfmÀ CS]m-Sv F¶ [mcW hcp-¯n-h-bv¡p-¶-Xn-\mWv 

{]Xn-]£w {ian-¡p-¶-Xv.  AXv sXäm-Wv.  apJy-a-{´nsb {io[-c³ \mbÀ 

ImWp-¶Xv 09-þ07-þ2012-þ-em-Wv.  AXn\p ap³]v 25-þ06-þ2012-þÂ¯s¶  

Fw.-H.bp ssk³ sN¿p-Ibpw 40 e£w cq] sI«n-h-bv¡p-Ibpw sNbvXp.  

CXv h¡oÂ t\m«o-knÂ ]d-bp¶ Imcy-am-Wv.  apJy-a-{´nsb       

ImWp-¶-Xn\p ap¼v Xs¶ FÃm CS-]m-Sp-Ifpw \S-¶p.  apJy-a-{´n¡v 

CXp-ambn Hcp CS-]m-Sp-an-Ã.                             

 {]Xn-]£ t\Xmhv (io. hn. Fkv. A¨p-Xm-\-µ³): ASn-b-´c 

{]tab- hnjb¯n\v apJy-a-{´n-bpw B`y-´c hIp-¸p-a-{´nbpw \ÂInb 

adp-]-Sn-IÄ eÖm-I-c-am--Wv.  apJy-a-{´n-bpsS aWvU-e-¯nÂ \n¶p h¶ 

tIm¬{Kkv t\Xmhv Hcp s]¬Ip-«nsb XÃp-¶ Zriy-amWv Sn.-hn-þ-bnÂ 

I−Xv.  CXv tIc-f-¯n\v A]-am-\--am-Wv.  tkmfmÀ X«n-¸p-ambn 

_Ôs¸«v sR«n-̧ n-¡p¶ shfn-s -̧Sp-̄ -ep-IfmWv {io[c³ \m-bÀ 

\S¯nbncn-¡p-¶-Xv.   k`-bv¡-I¯pw ]pd¯pw \pW-{]-N-cWw 



 8

\S¯ns¡m-−ncn¡p¶ apJy-a-{´n-s¡-Xnsc t]meokv tIsÊ-Sp-̄ n-«n-Ã.  

t]meo-kns\ D]-tbm-Kn¨v cmjv{Sob {]Xn-tbm-Kn-Isf ASn-̈ -aÀ¯n   

tImSn-I-fpsS sh«n¸v ad-¨p-h¨v c£-s¸-Sm-sa¶v Icp-X-cp-Xv. apJy-a{´n 

cmPnh¨v PpUo-jyÂ At\z-jWw t\cn-Sm³ X¿m-dm-I-Ww.   

 (ap-Jy-a{´n cmPn-h-bv¡-W-sa¶mh-iy-s¸«v {]Xn-]-£mw-K-§Ä 

H¶S¦w _lp-am-\-s¸« kv]o¡-dpsS Ub-kn-\-p-ap¶nÂ h¶p\n¶v 

ap{ZmhmIyw hnfn-̈ v k`m-\-S-]-Sn-IÄ XS-Ê-s -̧Sp-̄ n-s¡m-−n-cp-¶-Xn-\mÂ 

_lp-am-\-s¸« kv]o¡À Imcy-hn-h-c-̧ -«n-I-bnse ASp¯ C\¯n-tebv¡v 

IS-¶p.) 

{i²-£-Wn-¡Â 

(1)  KÄ^v \mSp-I-fnÂ tPmen sNbvXph-cp-¶-hÀ¡v ZoÀL-Ime NnInÕ 

 {io. F³.- F. s\Ãn-¡p¶v:  KÄ^v \mSp-IfnÂ       

]Wn-sb-Sp-¡p¶hÀ¡v NnIn-Õm-k-lmbw \ÂIp-¶-Xn-\m-h-iy-amb       

kwhn-[m-\-ap-−m¡-Ww. 

              (a-dp-]Sn tai-¸p-d-¯p-h-¨p.) 

 (t\m-«okv \ÂIn-bn-cp¶ AwKw koän-en-Ãm-Xn-cp-¶-Xn-\mÂ       

c−m-as¯ {i²-£-Wn-¡Â Ah-X-cn-̧ n-¡-s -̧«n-Ã.) 

 ({]-Xn-]-£-_-l-f-s¯-¯p-SÀ¶v cmhnse 10.57-þ\v k` AÂ¸       

ka-b-t¯bv¡v \nÀ¯n-h-bv¡p-Ibpw 11.56-þ\v _lp-am-\-s¸« kv]o¡-

dpsS A²y-£-X-bnÂ ]p\-cm-cw-̀ n-¡pIbpw sNbvXp.)  

 

 



 9

dqfnwKv 

_lp-am-\-s¸« a{´n-bpsS ]cm-aÀiw hkvXp-Xm-]-c-a-sÃ¶  

Btcm-]Ww 

 an. kv]o¡À:  C¶se ASn-b-́ nc {]tab NÀ¨m thf-bnÂ       

B`y-´chpw hnPn-e³kpw hIp-¸p-a{´n Hcp IS-emkv  tai-̧ p-d-̄ p-h-̈ p-

sIm−v \S¯nb]cm-aÀiw hkvXp-Xm-]-c-a-sÃ¶v {]Xn-]£w sNb-dnsâ 

{i²-bnÂs¸-Sp-¯n-bn-cp-¶p.  2010 Unkw_À 14-þmw Xob-Xn-bnse \yq 

C´y³ FIvkv{]Êv ]{X-̄ nse amÀ¡-änwKv ^o -̈dnÂ h¶ Hcp       

]c-ky-¯n\v A¶s¯ apJya{´n \ÂInb Hcp ktµ-i-s¯-¡p-dn-¨mWv 

a{´n {]kw-K-¯nÂ ]cm-aÀin-̈ -Xv.  {]kvXpX ]{X-¯nÂ Sow       

tkmfm-dns\¡pdn-¨pÅ hnh-c-Whpw Ah-cpsS Hcp ]c-kyhpw F\ÀPn 

amt\-Pvsaâv skâÀ Ub-d-IvS-dpsS Hcp teJ-\¯n\pw Xmsg F\ÀPn 

amt\-Pvsaâv skâÀ {]tXy-I-ambn sImSp-̄ n-cp¶ 2010-þse F\ÀPn 

I¬kÀth-j³ AhmÀUv kw_-Ôn¨ ]c-ky-hpw \ÂIn-bn-cp-¶p.  B 

]c-ky-̄ n-emWv B hÀjs¯ AhmÀUv tPXm-¡sf       

A`n-\-µn-¨p-sIm-−pÅ A¶s¯ apJy-a-{´n-bpsS ktµiw h¶n«pÅ-Xv.    

AhmÀUv tPXm-¡-fnÂ Sow tkmfmÀ DÄs¸-Sp-¶-Xmbn ImWp-¶n-Ã.  Sow 

tkmfm-dn-s\-¡p-dn-¨pÅ hnh-c-Whpw AXn-sâ ]c-kyhpw ]{X-̄ nÂ 

Kh¬saâv ]c-ky-¯n\p apI-fn-embn h¶n-«p-ÅXv hmb-\-¡m-cnÂ Sow 

tkmfmÀ Hcp Kh¬saâv AwKo-IrX GP³kn-bm-sW¶ kwibw       

P\n-̧ n-¡m³ km[y-X-bp-Å-Xmbn¡qSn sNbÀ hne-bn-cp-̄ p-¶p.   



 10

 (_lp-am-\-s¸« kv]o-¡-dpsS dqfnw-KnÂ AXr]vXn tcJ-s¸-Sp¯n 

{]Xn-]£mwK-§Ä _lfw h¨psIm-−n-cp-¶-t¸mÄ kv]o¡À 

k_vanj\pIÄ d±v sNbvXXmbn Adn-bn¡p-Ibpw AP−bnse ASp¯ 

\S-]-Sn-Ifn-tebv¡v IS-¡p-Ibpw sNbvXp.) 

dnt¸mÀ«v kaÀ¸-Ww 

(1) 2012-þ2013-þse [\m-̀ yÀ°-\-I-fpsS ]cn-tim-[\ kw_-Ôn¨       

c−m-aXv dnt¸mÀ«nse ip]mÀi-I-fn-t·-epÅ k_vPIvSv I½nän       

XI –sâ B£³ tS¡¬ dnt¸mÀ«v kaÀ¸n-¡-s¸-«p. 

(2)  k_vPIvSv I½nän XII-sâ Xmsg-̧ -d-bp¶ dnt¸mÀ«p-IÄ 

kaÀ¸n¡s¸«p. 

1. 2013 amÀ¨v 31 hsc-bpÅ B\p-Im-enI dnt¸mÀ«v 

2. 2012-þ2013-þse [\m-̀ yÀ°-\-I-fpsS ]cn-tim-[\ kw_-Ôn¨ 

c−m-aXv dnt¸mÀ«nse ip]mÀi-I-fn-t·-epÅ B£³ tS¡¬ 

dnt¸mÀ«v. 

(3)  ]»n¡v A¡u−vkv I½n-än-bpsS Ccp-]-̄ n-sbm³]Xv apXÂ      

ap¸-¯n-aq¶v hsc-bpÅ dnt¸mÀ«p-IÄ kaÀ¸n-¡-s¸-«p. 

Imtcym-]-tZ-iI kan-Xn- dnt¸mÀ«nse ip]mÀi-IÄ t`Z-KXn 

sN¿p¶Xp kw_-Ôn¨v

 apJy-a-{´n ({io. D½³ Nm−n): “k`m \S-]-Sn-IÄ kpK-a-ambn       

\S-¯n-s¡m-−p-t]m-Im³ Ign-bm¯ kml-N-cy-amWv \ne-\nÂ¡p-¶-Xv.   

CXn-\-Iw-Xs¶ 2013 Pq¬ 17, 18, 19, 20, 24, Pqsse 8 F¶o       



 11

Xob-Xn-I-fnse _nkn-\-Êp-IÄ NÀ¨ IqSmsX ]mÊm-t¡−n hcn-Ibpw 

Pq¬ 25 apXÂ Pqsse 7 hsc k`m kt½-f\w       

\nÀ¯nhbvt¡−nhcn-Ibpw sNbvXp. C¶pw AtX \ne-]mSv Xs¶-bmWv 

{]Xn-]£w kzoI-cn-̈ n-cn-¡p-¶-Xv. \nb-a-k`m kt½-f\w kpK-a-ambn       

\S-¯n-s¡m-−p-t]m-Ip-¶-Xn\v {]Xn-]£I£n t\Xm-¡-fp-ambn NÀ¨       

\S-̄ n-sb-¦nepw klm-b-I-c-a-Ãm¯ \ne-]m-SmWv AhÀ kzoI-cn-¨-Xv.  ]e 

{][m-\-s¸« [\-Imcy _nkn-\-Êp-Ifpw HmÀUn-\³kn\p ]I-c-apÅ       

7 _nÃp-Ifpw ]cn-K-Wn-¡p-¶-Xn-\p-X-Ip¶ hn[-¯n-emWv Imtcym-]-tZ-iI 

kan-Xn-bpsS 13-þ-maXv dnt¸mÀ«nÂ ip]mÀi sNbvXn-cp-¶-Xv.       

`c-W-L-S-\m-]-c-amb Ahiy [\-Imcy _nkn-\-Êp-IÄ k`       

]qÀ¯o-I-cn-t¡-− -Xp-−v.  k -̀bnÂ \ne-hn-epÅ ØnXn-hn-ti-jw       

k`m \S-]-Sn-IÄ kpK-a-ambn \S-̄ n-s¡m−v t]mIp-¶-Xn\v klmb-I-a-Ã.  

AXn-\mÂ Imtcym-]-tZ-iI kan-Xn-bpsS 13-þ-maXv dnt¸mÀ«n-se k`       

AwKo-I-cn¨ ip]mÀi-IÄ t`Z-KXn sNbvXv 2013-þse tIcf [\-Imcy 

_nÃpw 2013-þse tIcf [\-Imcy (2þmw \¼À) _nÃpw k_vPIvSv 

I½nän¡v Ab-bv¡msX C¶p-Xs¶ ]cn-K-W-\-bvs¡-Sp-¡-W-sa¶pw 

A¡m-cy-̄ n-\mbn tIcf \nb-a-k-̀ -bpsS \S-]-Sn-{I-a-hpw       

Imcy-\nÀÆ-l-Whpw kw_-Ôn¨ N«-§-fnse 75, 153 A(5) N«-§Ä 

XmÂ¡m-en-I-am-bn kkvs]âv sN¿Wsa¶pw Pqsse 16, 17 Xob-Xn-I-fnÂ 

bYm-{Iaw ]cn-K-Wn-¡m\ncp¶ 2013-þ14 se _UvP-än-te-bv¡pÅ       

D][\m-`yÀ°-\-Ifpw AXns\ kw_Ôn¡p¶ 2013-þse tIcf       



 12

[\hn\n-tbmK (3þmw \¼À) _nÃpw C¶p-Xs¶       

]cn-K-W-\-bvs¡-Sp-¡p¶Xn\pw Bh-iy-amb \S-]Sn kzoI-cn-I-cn-¡p-¶-Xn\v 

Cu k` Xocp-am-\n-¡p¶p” F¶ {]tabw Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p.   

 B`y-´-chpw hnPn-e³kpw hIp-¸p-a{´n       

({io. Xncp-h©qÀ cm[m-Ir-jvW³):  {]ta-bs¯ ]n´m-§p-¶p. 

 {]tabw k` AwKo-I-cn-¨p.   

\nb-a-\nÀ½mW-Imcyw  

Xmsg-¸-d-bp¶ _nÃp-IÄ k_vPIvSv I½n-än¡v Ab-bv¡-W-sa¶ 

{]tabw 

(1) 2013-þse tIcf [\-Imcy _nÂ

(2) 2013-þse tIcf [\-Imcy (2-þmw \¼À) _nÂ 

 

 [\-Im-cyhpw \nb-ahpw `h-\-\nÀ½m-Whpw hIp-̧ p-a{´n       

({io. sI. Fw. amWn): 2013-þse tIcf [\-Imcy _nÂ 2013-þse tIcf 

[\-Imcy (2-þmw \¼À) _nÂ F¶nh ]cn-K-W-\-bvs¡-Sp-¡-W-sa¶ 

{]tabw Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p. 

Irjnbpw arK-kw-c-£-Whpw A¨-Snbpw tÌj-\-dnbpw hIp-̧ p-a{´n 

({io. sI.-]n. taml-\³):  {]ta-bs¯ ]n´m-§p-¶p. 

{]tabw k` AwKo-I-cn-¨p.  

_nÃpIÄ ]cn-K-W-\-bvs¡-Sp¯p.  

 



 13

 

 

(1) 2013þse tIcf [\-Imcy _nÂ 

aq¶mw hIp¸v  
 

[\-Im-cyhpw \nb-ahpw `h-\-\nÀ½m-Whpw hIp-̧ p-a{´n       

({io. sI. Fw. amWn): Xmsg-̧ -d-bp¶ HutZym-KnI t`Z-K-Xn-       

Ah-X-cn-¸n-¡p¶p. 

In clause (i) of sub-section (2) of section 4 of the Kerala Money 

Lenders’ Act, 1958 (35 of 1958), proposed to be substituted by         

sub-clause (1), for the words “ten thousand rupees”, the words “six 

thousand rupees” shall be substituted. 

a{´n Ah-X-cn-¸n¨ HutZym-KnI t`Z-KXn k` AwKo-I-cn-¨p. 

t`Z-KXn sNbvX {]Im-c-apÅ 3þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-bn       

AwKo-I-cn-¨p. 

\memw hIp¸v  

[\-Im-cyhpw \nb-ahpw `h-\-\nÀ½m-Whpw hIp-̧ p-a{´n       

({io. sI. Fw. amWn): Xmsg-̧ -d-bp¶ HutZym-KnI t`Z-K-Xn-       

Ah-X-cn-¸n-¡p¶p. 

 
(1) In section 28 of the Kerala Stamp Act, 1959 (17 of 1959), proposed 

to be amended by item (a) of sub-clause (2), for the words “fair value of 

the property”, the words “fair value of the land” shall be substituted; 



 14

(2) for sub-clause(3), the following sub-clause shall be substituted, 

namely:- 

“(3) in section 29,- 

(a) in sub-section (1), the following words shall be added at the 

end, namely”- 

“or on the fair value of each such separate part and 

value of all other properties therein including building, if any, 

whichever is higher,”; 

(b) in sub-section (2), the following words shall be added at the 

end, namely- 

“or on the fair value of such separate part and value of 

all other properties therein including building, if any, 

whichever is higher,”; 

(c) in sub-section (3), the following words shall be added at the 

end, namely”- 

“or on the fair value of the property and value of all 

other properties therein including building, if any, whichever 

is higher,”; 

(3) for sub-clause(6), the following sub-clause shall be substituted, 

namely:- 



 15

“(6) in section 39, in clause (b) of sub-section (1), for the words 

“five rupees”, occurring in both places, the words “ten rupees” shall be 

substituted.”; 

(4)  in the Schedule to the Kerala Stamp Act, 1959 (17 of 1959), 

proposed to  be amended by sub-clause (7),- 

(i) after item (b), the following item shall be inserted, namely:- 

“(ba) in serial umber 17, for the entry in column (3), the 

following entry shall be substituted, namely:- 

“One rupee for every rupees 
1000 or part thereof, of the value 
of the share, scrip or stock, as the 
case may be.”; 

 

(ii) in serial number 21, proposed to be substituted by item (c) of 

sub-clause (7), after item (iii), the following proviso shall be 

inserted, namely:- 

 “Provided that if the conveyance relates to any transfer of 

undivided share of any land and refers to any agreement relating to 

the construction of any building or part of building, including flat 

or apartment or room etc., the value of such building or such part 

of the building shall also be included in such consideration, and the 



 16

stamp duty if any paid in respect of such agreement shall be 

deducted from the stamp duty payable for the conveyance.”; 

 (iii) in serial number 22, proposed to be substituted by item (d) 

of sub-clause (7), after item (vi), the following proviso shall be 

inserted, namely:- 

 “Provided that if the conveyance relates to any transfer of 

undivided share of any land and refers to any agreement relating to 

the construction of any building or part of building, including flat 

or apartment or room etc., the value of such building or such part 

of the building shall also be included in such consideration, and the 

stamp duty if any paid in respect of such agreement shall be 

deducted from the stamp duty payable for the conveyance.”; 

 (iv) after item (g), the following item shall be inserted, 

namely:- 

  “(ga) in serial number 44, in clause (f), for the entries against 

it in columns (2) and (3), the following entries shall, respectively, 

be substituted, namely:- 

“(f) When authorising a person 

other than his father, mother, 

wife, husband, son, 

The same duty as a 

conveyance (No.21 or 22, as 

the case may be) for the fair 



 17

daughter, brother or sister to 

sell any immovable property 

or giving authority or power 

to a promoter or a developer, 

by whatsoever name called, 

to make constructions or 

develop, sell or transfer (in 

any manner whatsoever) any 

immovable property situated 

in Kerala 

value of land or for the amount 

of the consideration, 

whichever is higher or the 

estimated cost as certified by a 

Chartered Engineer of 

proposed construction or 

development or such property, 

as the case may be.”. 

 

a{´n Ah-X-cn-¸n¨ HutZym-KnI t`Z-KXn k` AwKo-I-cn-¨p. 

t`Z-KXn sNbvX {]Im-c-apÅ 4þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-bn       

AwKo-I-cn-¨p. 

A©mw hIp¸v 

[\-Im-cyhpw \nb-ahpw `h-\-\nÀ½m-Whpw hIp-̧ p-a{´n       

({io. sI. Fw. amWn): Xmsg-̧ -d-bp¶ HutZym-KnI t`Z-K-Xn-       

Ah-X-cn-¸n-¡p¶p. 

 For section 69A of the Kerala Court Fees and Suits Valuation Act, 

1959 (10 of 1960), proposed to be inserted by sub-clause (2), the 

following section shall be substituted, namely”- 

 “69A. Refund of court fee in case where the dispute is settled 

under section 89 of the Code of Civil Procedure.- Where a suit, appeal 



 18

or other proceeding before any court is settled by recourse to section 89 

of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908), the whole 

court fee paid on the plaint/Memorandum of Appeal or other 

proceedings, except in interlocutory matters, shall be ordered by the 

court to be refunded to the parties concerned by whom the court fee was 

paid.”. 

a{´n Ah-X-cn-¸n¨ HutZym-KnI t`Z-KXn k` AwKo-I-cn-¨p. 

t`Z-KXn sNbvX {]Im-c-apÅ 5þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-bn       

AwKo-I-cn-¨p. 

F«mw hIp¸v 

[\-Im-cyhpw \nb-ahpw `h-\-\nÀ½m-Whpw hIp-̧ p-a{´n       

({io. sI. Fw. amWn): Xmsg-̧ -d-bp¶ HutZym-KnI t`Z-K-Xn-       

Ah-X-cn-¸n-¡p¶p. 

 
 For sub-clause (3) by which it is proposed to amend section 6 of 

the Kerala Tax on Luxuries Act, 1976 (32 of 1976), the following         

sub-clause shall be substituted, namely:- 

 “(3) in section 6,- 

  (a) in sub-section (4), for the existing provisos, the following 

provisos shall be substituted, namely:- 



 19

 “Provided that all assessments relating to the years upto and 

including the year 2007-08, pending as on 31st March, 2013, shall be 

completed on or before 31st March, 2014: 

 Provided further that in cases where any investigation or inquiry is 

pending under this Act or where any assessment cannot be completed 

within the period specified under this section, the Deputy Commissioner 

may, for good and sufficient reasons, extend the period of completion of 

the assessment including escaped assessment under sub-section (5) 

beyond the period specified in this section.”; 

 (b) in sub-section (5), for the words and symbol “hotel/house 

boat”, the word “proprietor” shall be substituted. 

a{´n Ah-X-cn-¸n¨ HutZym-KnI t`Z-KXn k` AwKo-I-cn-¨p. 

t`Z-KXn sNbvX {]Im-c-apÅ 8þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-bn  

AwKo-I-cn-¨p. 

]¯mw hIp¸v 

[\-Im-cyhpw \nb-ahpw `h-\-\nÀ½m-Whpw hIp-̧ p-a{´n       

({io. sI. Fw. amWn): Xmsg-̧ -d-bp¶ HutZym-KnI t`Z-K-Xn-       

Ah-X-cn-¸n-¡p¶p. 

 



 20

In section 8 of the Kerala Value Added Tax Act, 2003 (30 of 

2004), proposed to be amended by sub-clause (2), before the item (a), 

the following item shall be inserted, namely:- 

 “(A) in clause (b), for the letter and word “M-Sand”, the words 

“Manufactured sand” shall be substituted;”; 

(2) in section 18B of the Kerala Value Added Tax Act, 2003 (30 of 

2004), proposed to be inserted by sub-clause (4) of clause 10,- 

 (i) in the first proviso,- 

   (a)  in item (c), the word “and” shall be omitted; 

(b) after item (c), as amended, the following items shall be 

inserted, namely:- 

“(ca) other dealers referred to in sub-section (1) of 

section 6; 

 (cb) companies; and”; 

 (ii) for the second proviso, the following provisos shall be 

substituted, namely:- 

 “Provided further that hospitals run by charitable institutions which 

avail exemption under the Income Tax Act, 1961 (Central Act 43 of 

1961) and purchasing medicines from compounded dealer after paying 

tax under clause (e) of section 8 shall be exempted from tax on their sale 



 21

of such medicines and on the sale of laboratory store items and 

consumables to their patients: 

 Provided also that, with regard to such hospitals which were liable 

to take registration under this Act, but had not taken registration till 31st  

March, 2013 shall get itself registered on or before 30th June, 2013 to 

avail the concessions as per the forgoing proviso for the period from 1st 

April, 2005 to 31st March, 2013.”; 

 
(3) after sub-clause (7), the following sub-clause shall be inserted, 

namely:- 

 “(7A) in section 48, in sub-section (1), the following sentence shall 

be added at the end, namely:- 

“A fee of one hundred rupees shall be payable to Government on 

each transit pass so issued.”.”; 

(4) in sub-clause (8), in item (c), after sub-item (iii), the following          

sub-item shall be inserted, namely:- 

 “(iiiA) in serial number 93, in item (1), after sub-item (b) and the 

entries against it in columns (2) and (3), the following sub-item and 

entries shall, respectively, be inserted, namely:- 

  “(c) Edible soya chunks manufactured               *****”. 



 22

         from soya bean oil cake/meal 

a{´n Ah-X-cn-¸n¨ HutZym-KnI t`Z-KXn k` AwKo-I-cn-¨p. 

t`Z-KXn sNbvX {]Im-c-apÅ 10þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-bn 

AwKo-I-cn-¨p. 

]Xn-s\m¶mw hIp¸v 

[\-Im-cyhpw \nb-ahpw `h-\-\nÀ½m-Whpw hIp-̧ p-a{´n       

({io. sI. Fw. amWn):   Xmsg-¸-d-bp¶ HutZym-KnI t`Z-K-Xn- a{´n       

Ah-X-cn-¸n-¡p¶p. 

For clause 11, the following clause shall be substituted, namely:- 

 11. Levy and collection of cess on wedding celebrations.- (1) There 

shall be levied and collected a cess to be called Mangalya Nidhi Cess on 

every wedding and its connected celebration conducted in hotels having 

the classification of three star and above or in auditoriums with a seating 

capacity of above five hundred including that of dining halls, at the rates 

specified in the Table below, namely:- 

TABLE 

(i) Hotels of three star and above Rs.10,000/- 

(ii)  Air conditioned auditorium situated in Municipality area Rs.10,000/- 

(iii)  Air conditioned auditorium situated in Panchayat area Rs. 7,500/- 

(iv) Other auditoriums situated in the area of Municipality Rs. 5,000/- 



 23

(v) Other auditoriums situated in Panchayat area Rs. 3,000/- 

 

          (2) The cess shall be collected from the person from whom the 

charges or rent for such celebrations are received by the proprietor of 

such hotel or auditorium, as the case may be, and shall be remitted to 

Government Treasury in the Head of Account of Mangalya Nidhi on or 

before the 15th day of every month. 

       (3) The proprietor of such hotel or auditorium shall file a statement 

in such form as may be prescribed and submit the same along with the 

proof of remittance of Mangalya Nidhi Cess to the assessing authority 

under the Kerala Tax on Luxuries Act, 1976 (32 of 1976) having 

jurisdiction over the area, on or before the 15th day of every month. He 

shall also keep a register containing the details of remittance of 

Mangalya Nidhi Cess in such manner as may be prescribed. 

       (4)  The statement referred to in sub-section (3) may be filed and the 

amount of cess may also be paid electronically by the proprietor through 

the website of the Commercial Taxes Department, Government of  

Kerala. 

       (5)  The proprietor of the establishment entrusted with the collection 

of the cess shall apply for obtaining a unique identification number to 



 24

the assessing authority under the Kerala Tax on Luxuries Act, 1976 (32 

of 1976) having jurisdiction over the area where such establishment is 

situated, in such manner as may be prescribed and the assessing 

authority shall allot the same to the establishment. 

       (6) Where any proprietor of a hotel or an auditorium as stated in 

sub-section (1) permits any person to conduct a wedding celebration 

without the payment of cess under this section, such proprietor shall be 

liable to pay such amount of cess as if he had conducted the wedding 

celebration and such amount shall be recovered from him as if it is an 

arrear due from him under the Kerala Tax on Luxuries Act, 1976 (32 of 

1976).  

       (7) The Government may, after due appropriation made by the 

Legislature by law in this behalf, utilise such sums of money for the 

purposes specified in the Mangalya Nidhi Scheme framed by the 

Government. 

Explanation.- For the purpose of this section,- 

a. the word “proprietor” shall include the person who for the 

time being is in-charge of management of such hotels or 

auditoriums, as the case may be; 



 25

b. the word “auditorium” shall include hall and 

kalyanamandapam also; 

c. the word “prescribed” means prescribed by rules made by the 

Government in this behalf. 

        (8)  The provisions regarding the assessment and recovery of tax in 

the Kerala Tax on Luxuries Act, 1976 shall mutatis mutandis apply to 

the assessment and recovery of cess under this section.  

All other changes are verbal or consequential. 

a{´n Ah-X-cn-¸n¨ HutZym-KnI t`Z-KXn k` AwKo-I-cn-¨p. 

t`Z-KXn sNbvX {]Im-c-apÅ 11þmw hIp¸v _nÃnsâ `mK-am-bn 

AwKo-I-cn-¨p. 

H¶mw hIp¸pw ]oTn-Ibpw t]cpw 
 

[\-Im-cyhpw \nb-ahpw `h-\-\nÀ½m-Whpw hIp-̧ p-a{´n      

({io. sI. Fw. amWn): Xmsg-̧ -d-bp¶ HutZym-KnI t`Z-K-Xn-       

Ah-X-cn-¸n-¡p¶p. 

 
 
For clause 1, the following clause shall be substituted, namely:- 

“1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the 

Kerala Finance Act, 2013. 

(2) Save as otherwise provided in this Act, clauses (ba) and (ga) of 

sub-section (7) of section 4, sub-section (7A), sub-clause (iiiA) of clause 



 26

(c) of sub-section (8) of section 10 and section 11 shall come into force 

at once and the remaining provisions of this Act shall be deemed to have 

come into force on the 1st day of April, 2013”. 

a{´n Ah-X-cn-¸n¨ HutZym-KnI t`Z-KXn k` AwKo-I-cn-¨p. 

t`Z-KXn sNbvX {]Im-c-apÅ 1þmw hIp¸pw ]oTn-Ibpw t]cpw 

_nÃnsâ `mK-am-bn AwKo-I-cn-¨p. 

[\-Im-cyhpw \nb-ahpw `h-\-\nÀ½m-Whpw hIp-̧ p-a{´n       

({io. sI. Fw. amWn): 2013-þse tIcf [\-Imcy _nÂ ]mÊm¡W-sa¶ 

{]tabw Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p. 

Irjnbpw arK-kw-c-£-Whpw A¨-Snbpw tÌj-\-dnbpw hIp-̧ p-a{´n 

({io. sI.- ]n. taml-\³):  {]ta-bs¯ ]n´m-§p-¶p. 

2013-þse tIcf [\-Imcy _nÂ ]cn-K-W-\-bvs¡-Sp-¡-W-sa¶ 

{]tabw k` AwKo-I-cn-¨p.  

_nÂ k` ]mÊm-¡n. 

(2) 2013-þse tIcf [\-Imcy (2-þmw \¼À) _nÂ 

c−mw hIp¸pw H¶mw hIp¸pw ]oTn-Ibpw t]cpw

c−mw hIp¸pw H¶mw hIp¸pw ]oTn-Ibpw t]cpw _nÃnsâ       

`mK-ambn k` AwKo-I-cn-̈ p. 

[\-Im-cyhpw \nb-ahpw `h-\-\nÀ½m-Whpw hIp-̧ p-a{´n       

({io. sI. Fw. amWn):  2013-þse tIcf [\-Imcy (2-þmw \¼À) _nÂ 

]mÊm-¡-W-sa¶ {]tabw Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p.  



 27

Irjnbpw arK-kw-c-£-Whpw A¨-Snbpw tÌj-\-dnbpw hIp-̧ p-a{´n 

({io. sI.-]n. taml-\³):  {]ta-bs¯ ]n´m-§p-¶p. 

2013-þse tIcf [\-Imcy (2-þmw \¼À) _nÂ ]mÊm-¡-W-sa¶ 

{]tabw {]tabw k` AwKo-I-cn-¨p.  

_nÂ k` ]mÊm-¡n.  

[\-Imcyw 

2013-þ14 km¼-¯nI hÀjs¯ _UvP-än-te-¡pÅ                  

D]-[-\m-`yÀ°-Isf kw_Ôn¡p¶ NÀ¨bpw thms«-Sp-¸pw 

2013-þ14 km¼-̄ nI hÀjs¯ _UvP-än-te-¡pÅ       

D]-[\m`yÀ°-\-IÄ A\p-h-Zn-¡-W-sa¶ {]tabw _Ô-s¸«       

hIp-¸p-a-{´n-amÀ¡pth−n  [\-Im-cyhpw \nb-ahpw `h-\-\nÀ½m-Whpw 

hIp-¸p-a{´n  Ah-X-cn-¸n-¡p-Ibpw Ah ]n´m-§-s¸-Sp-Ibpw sNbvXp.  

 kwØm\ \nb-a-k` F¶ Iþmw \¼À [\m-`yÀ°-\--bpsSbpw 

kwØm\ `c-W-¯-e-h-·mÀ, a{´n-amÀ, BØm\ DtZym-K-Ø-·mÀ F¶ 

IIþmw \¼À [\m-`yÀ°-\-bpsSbpw \oXn-\ymb \nÀÆ-lWw F¶ IIIþmw 

\¼À [\m-̀ yÀ°\bpsSbpw ImÀjn-Im-Zmb \nIp-Xn-bpw hnÂ]\       

\nIp-Xnbpw F¶ Vþmw \¼À [\m-̀ yÀ°-\-bpsSbpw ap{Z-̧ -{X-§fpw       

cPn-kvt{S-j\pw F¶ VIIþmw \¼À [\m-`yÀ°-\-bpsSbpw hml\       

\nIp-Xn-IÄ F¶ IXþmw \¼À [\m-̀ yÀ°-\-bpsSbpw {Sj-dn-Ifpw 

A¡u− -p-Ifpw F¶ Xþmw \¼À [\m-`yÀ°-\bpsSbpw PnÃm-`-c-Whpw 



 28

]e-h-Ibpw F¶ XIþmw \¼À [\m-`yÀX-Y-\-bpsSbpw t]meokv F¶ 

XII-þmw \¼À [\m-`yÀ°-\-bpsSbpw tÌj-\-dnbpw A¨-Sn-bpw aäp `c-W-

]-c-amb kÀÆo-kp-Ifpw F¶ XIV -þmw \¼À [\m-`yÀ°-\-bpsSbpw 

s]mXp-a-cm-a¯v F¶ XV -þmw \¼À [\m-̀ yÀ°-\-bpsSbpw s]³j\pw 

]e-h-Ibpw F¶ XVIþmw \¼À [\m-̀ yÀ°-\bpsSbpw hnZym-̀ ymkw 

Imbn-I-hn-t\mZw, Ie, kwkvImcw F¶ XVIIþmw \¼À       

[\m-̀ yÀ°-\-bp-sSbpw sshZy-k-lm-bhpw s]mXp-P-\-tcm-Kyhpw F¶ 

XVIIIþmw \¼À [\m-`yÀ°-\-bpsSbpw ip²-P-e-hn-X-c-Whpw       

ipNo-I-c-Whpw F¶ XX -þmw \¼À [\m-̀ yÀ°-\-bpsSbpw `h\ 

\nÀ½mWw F¶ XXI-þmw \¼À [\m-̀ yÀ°-\-bpsSbpw \K-c-hn-I-k\w 

F¶ XXII-þmw \¼À [\m-`yÀ°-\bpsSbqw hmÀ¯m-hn-X-c-Whpw       

{]N-c-Whpw F¶ XXIII-þmw \¼À [\m-`yÀ°-\-bpsSbpw sXmgnepw 

sXmgn-emfnt£ahpw {]hm-kn-t£-ahpw F¶ XXIV -þmw \¼À       

[\m-`yÀ°-\-bpsSbpw ]«nIPmXn/]«nI hÀ¤ aäp ]nt¶m¡/\yq\-]£ 

hn`m-K-§Ä F¶n-h-cpsS t£aw F¶ XXVþmw \¼À [\m-`yÀ°-\-

bpsSbpw {]Ir-Xn-t£m`w aqe-ap-ff Zpcn-Xm-izm-k-̄ n\v F¶ XXVIþmw 

\¼À [\m-`yÀ°-\-bpsSbpw kl-I-cWw F¶ XXVIIþmw \¼À       



 29

[\m-̀ yÀ°-\-bpsSbpw ]e-hI km¼-̄ nI kÀÆo-kp-IÄ F¶       

XXVIIIþmw \¼À [\m-`yÀ°-\bpsSbqw Irjn F¶ XXIX -þmw \¼À 

[\m-`yÀ°-\-bpsSbpw `£yw F¶ XXXþmw \¼À       

[\m-`yÀ°-\-bpsSbpw arK-kw-c-£Ww F¶ XXXIþmw \¼À       

[\m-`yÀ°-\-bpsSbpw £oc-hn-I-k\w F¶ XXXII-þmw \¼À [\m-

`yÀ°-\-bpsSbpw aÕy-_-Ô\w F¶ XXXIII-þmw \¼À [\m-`yÀ°-\-

bpsSbpw h\w F¶ XXXIVþmw \¼À [\m-`yÀ°-\-bpsSbpw       

]©m-b¯v F¶ XXXVþmw \¼À [\m-`yÀ°-\-bpsSbpw       

{Kma-hn-I-k\w F¶ XXXVIþmw \¼À [\m-`yÀ°-\-bpsSbpw       

hyh-km-b-§Ä F¶ XXXVII -þmw \¼À [\m-̀ yÀ°-\bpsSbpw       

Pe-tk-N\w F¶ XXXVIII-þmw \¼À [\m-̀ yÀ°-\-bpsSbpw sshZypX 

]²-Xn-IÄ F¶ XXXIXþmw \¼À [\m-`yÀ°-\-bpsSbpw Xpd-ap-J-§Ä 

F¶ XL-þmw \¼À [\m-̀ yÀ°-\-bpsSbpw KXm-KXw F¶ XLI-þmw 

\¼À [\m-`yÀ°-\-bpsSbpw hnt\m-Z-k-©mcw F¶ XLII-þmw \¼À 

[\m-`yÀ°-\bpsSbpw \jvS-]-cn-lm-chpw Ah-Imi ssIamä§fpw F¶ 

XLIII-þmw \¼À [\m-`yÀ°-\bpsSbpw kmaqly kpc-£n-X-Xzhpw 

t£ahpw F¶ XLVIþmw \¼À [\m-`yÀ°-\-bpsSbpw t]cnÂ 2013-þ14 



 30

km¼-¯nI hÀjs¯ D]-[-\m-`yÀ°-\-\-Isf kw_-Ôn¨ tÌävsaânÂ 

{]kvXpX [\m-̀ yÀ°-\-IÄ¡p-t\sc bYm-{Iaw ImWn-̈ n-cn-¡p¶       

XpI-bv¡pÅ D]-[-\m-̀ yÀ°-\-IÄ A\p-h-Zn-¡-W-sa¶ {]tabw k`  

]mÊm-¡p-Ibpw {Kmâv A\p-h-Zn-¡p-Ibpw sNbvXp.  

\nb-a-\nÀ½m-W-Imcyw (Xp-SÀ¨) 

2013-þse tIcf [\-hn-\n-tbmK (3-þmw \¼À) _nÂ 

[\-Im-cyhpw \nb-ahpw `h-\-\nÀ½m-Whpw hIp-̧ p-a{´n       

({io. sI. Fw. amWn):  2013-þse tIcf [\-hn-\n-tbmK (3-þmw \¼À) 

_nÂ Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p.  

an. kv]o¡À: _nÂ Ah-X-cn-¸n-¨n-cn-¡p-¶p.  

[\-Im-cyhpw \nb-ahpw `h-\-\nÀ½m-Whpw hIp-̧ p-a{´n       

({io. sI. Fw. amWn):  2013-þse tIcf [\-hn-\n-tbmK (3-þmw \¼À) 

_nÂ ]cn-K-W-\-bvs¡-Sp-¡-W-sa¶ {]tabw Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p. 

sXmgnepw ]p\-c-[n-hm-khpw hIp-̧ p-a{´n       

({io. jn_p t__n tPm¬):  {]ta-bs¯ ]n´m-§p-¶p. 

{]tabw k` AwKo-I-cn-¨p.  

_nÂ ]cn-K-W-\-bvs¡-Sp¯p.  

c−pw aq¶pw hIp-¸p-Ifpw ]«n-Ibpw H¶mw hIp¸pw                

]oTn-Ibpw t]cpw 

 c−pw aq¶pw hIp-¸p-Ifpw ]«n-Ibpw H¶mw hIp¸pw ]oTn-Ibpw 

t]cpw _nÃnsâ `mK-am-bn k` AwKo-I-cn-¨p. 



 31

[\-Im-cyhpw \nb-ahpw `h-\-\nÀ½m-Whpw hIp-̧ p-a{´n       

({io. sI. Fw. amWn): 2013-þse tIcf [\-Imcy (3-þmw \¼À) _nÂ 

]mÊm¡W-sa¶ {]tabw Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p. 

sXmgnepw ]p\-c-[n-hm-khpw hIp-̧ p-a{´n       

({io. jn_p t__n tPm¬): {]ta-bs¯ ]n´m-§p-¶p. 

2013-þse tIcf [\-Imcy (3-þmw  \¼À) _nÂ ]mÊm-¡-W-sa¶ 

{]tabw k` AwKo-I-cn-¨p.  

_nÂ k` ]mÊm-¡n. 

apJy-a-{´n-bpsS {]tabw 
 

k` A\n-ÝnX Ime-t¯¡v ]cn-bp-¶Xp kw_-Ôn¨v 
 

apJy-a{´n ({io. D½³ Nm−n): Bh-iy-amb [\-Imcy       

_nkn-\-Êp-IÄ k` ]qÀ¯n-bm-¡nb kml-N-cy-¯nÂ Pqsse 18-þmw 

XobXn hsc \nÝ-bn-̈ n-cp¶ k`m  kt½-f\w C¶v Ah-km-\n-̧ n-̈ v k`       

A\n-ÝnX Ime-t¯bv¡v ]ncn-b-W-sa-¶p-apÅ {]tabw       

Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p. 

an. kv]o¡À: {]tabw k` AwKo-I-cn-¨p. 

XIIIþmw tIcf \nb-a-k-`-bpsS H³]Xmw kt½-f\¯nÂ       

k`m-\-S-]-Sn-I-sf-¡p-dn¨pw k` ]cn-K-Wn¨ hnj-b-§sf kw_-Ôn¨pw 

_lp-am-\-s¸« kv]o¡À kw£n]vX hnh-cWw \ÂIn.  ]{´−v       

Znh-k-§-Ä k` kt½-fn-̈ psh-¦nepw  ]qÀ®-ambn k`m \S-]-Sn-IÄ       

\S-¶p-sh¶v ]d-bm-\m-hn-sÃ¶pw [\m-̀ yÀ°\m NÀ -̈IÄ¡p-th− -n-bpÅ 

Cu kt½-f-\-̄ nÂ A©v [\m-̀ yÀ°-\-IÄ am{XamWv  NÀ¨ sN¿m³       



 32

Ign-ªsX¶pw \mÂ¸Xv [\m-`yÀ°-\-Ifpw  [\-hn-\n-tbmK _nÃpw [\-

Imcy _nÃpw NÀ¨ IqSmsX k`  ]mÊm¡pIbpw  \mev _nÃp-IÄ 

k_vPIvSv I½n-än¡v Ab-bv¡p-Ibpw sNbvXXmbpw ]¯v ASnb-´c 

{]ta-b-§Ä¡pÅ Ah-X-c-Wm-\p-aXn t\m«okv ]cn-K-Wn-¨Xmbpw _lp-

am-\-s¸« kv]o¡À Adn-bn-¨p.  AwK-§-fpsS   _l-f-s -̄̄ p-SÀ¶v  

an¡ Znh-k-§-fnepw {i²-£-Wn-¡-ep-Ifpw   k_van-j-\p-Ifpw Ah-X-cn-

¸n-¡m³ Ign-ªnÃ. N«-§-fp-tSbpw Iogvhg-¡-§-fp-tSbpw ASn-Øm-\-

¯nÂ am{Xw {]hÀ¯n-¡p¶ sNb-dnsâ \njv]-£-Xsb k`bv¡v 

AI¯pw ]pd¯pw tNmZyw sN¿p¶ Xc-¯nepÅ \ne-]m-Sp-IÄ P\m-[n-

]-Xy-¯n\v \ÂIp¶  ktµ-iw    F´m-bn-cn-¡p-sa¶v FÃm-hcpw 

BtemNn-¡-W-sa¶v _lp-am-\-s¸« kv]o¡À A`n-{]m-b-s¸«p. kwhm-Z-§-

fp-tSbpw NÀ¨-I-fp-tSbpw   thZn-bm-tI− \nb-a-k` kwLÀj-§-fp-

tSbpw Akp-J-I-c-amb     kw`-h-§-fp-tSbpw thZn-bm-Ip-¶Xv {Inbm-ßI 

P\m-[n-]-Xy-¯n\v F{X-t¯mfw `qj-W-am-sW¶v  `cW/{]Xn-]-£mw-K-

§Ä Nn´n-t¡--−Xp−vv.  P\-§-fpsS hnImcw ]qÀ®-ambpw  {]ISn¸n-

t¡ thZn-bmb   \nb-a-k-`-bnÂ AXn-\pÅ kµÀ`hpw ka-bhpw FÃm-

hcpw tNÀ¶v krjvSn-t¡--−Xps−¶pÅ Imcyw Hcn-¡Â¡qSn FÃm-h-

tcbpw HmÀ½n-¸n-¡p-¶Xmbn At±lw ]dªp. _lp-am-\-s¸« kv]o¡À 

FÃm-t]À¡pw dwkm³ Biw-k-IÄ t\À¶p.  

(k` D -̈bv¡p-tijw 12.13-þ\v tZio-b-Km-\m-em-]-\-t¯msS A\n-

ÝnX Ime-t¯bv¡v ]ncn-ªp) 

--------- 


	H¼Xmw kt½f\\w
	ASn-b-´-c- {]-tabw
	\(1\)  KÄ^v \\mSp-I-fnÂ tPmen sNbvXp
	2013þse tIcf [\\-Imcy _nÂ
	\\memw hIp¸v
	A©mw hIp¸v
	F«mw hIp¸v
	]¯mw hIp¸v
	]Xn-s\\m¶mw hIp¸v
	Hotels of three star and above


	H¶mw hIp¸pw ]oTn-Ibpw t]cpw


